Geom. Samuele Casalotti

Da: Daniela Pellegatti <d.pellegatti@consulinformatica.com>
Inviato: lunedi 11 marzo 2024 15:21

A: samuele.casalotti@siispa.it

Cc: Fabio Mancinelli

Oggetto: Re: FATTURAZIONE IN SOSPESO

Buona sera sig. Casalotti,
il rendiconto & evidenziato in dettaglio nella mail precedente, ossia:

TOTALE € 4.051,20+IVA

Cordiali saluti.

Daniela Pellegatti

CONSUL INFORMATICA S.r.l.
Tel. 011 7509304

E-mail: amministrazione@consulinformatica.com

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e I'uso non
autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse |' errata ricezione
all'indirizzo amministrazione@consulinformatica.com

Tale indirizzo é utilizzabile anche per esercitare i Vs. diritti di cui agli articoli dal 12 al 23 del Regolamento.

Il giorno lun 11 mar 2024 alle ore 08:58 Geom. Samuele Casalotti <samuele.casalotti@siispa.it> ha scritto:

Buongiorno abbiamo risolto il problema dei CIG riesce ad inviarmi un riepilogo di quanto ancora da fatturare cosile
carico il CIG, rammento che I’ importo massimo imponibile non deve superare € 5.000,00 altrimenti mi deve inviare
due rendiconti ed emettere 2 fatture

Saluti

Samuele Casalotti
Responsabile Servizio Clienti

caa ‘

Servizio ldrico Integrato
Bigllese e Vercelless



Da: Daniela Pellegatti <d.pellegatti@consulinformatica.com>
Inviato: venerdi 8 marzo 2024 17:14

A: Samuele Casalotti <samuele.casalotti@siispa.it>

Cc: Fabio Mancinelli <f.mancinelli@consulinformatica.com>
Oggetto: FATTURAZIONE IN SOSPESO

Buona sera dott. Casalotti,

in riferimento al servizio di rendicontazione esiti La presente per sapere se la situazione buoni d'ordine e
conseguente richiesta CIG si e sbloccata.

Le allego nuovamente report di lavorazione con aggiornamenti

Periodi:

-06/12/2023 - 31/12/2023 n. 1.884 € 565,20

-01/01/2024 - 31/01/2024 n. 5.345 € 1.603,50

-01/02/2024 - 29/02/2024 n. 1.631 € 489,30

-01/03/2024 - 08/03/2024 n. 1.644 € 493,20

Canone 1° semestre 2024 € 900,00

TOTALE € 4.051,20 +IVA

Le comunico inoltre che alcune buste potrebbero ancora arrivare.

In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Daniela Pellegatti




CONSUL INFORMATICA S.r.l.
Tel. 011 7509304

E-mail: amministrazione@consulinformatica.com

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e I'uso non
autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse |' errata ricezione
all'indirizzo amministrazione@consulinformatica.com

Tale indirizzo é utilizzabile anche per esercitare i Vs. diritti di cui agli articoli dal 12 al 23 del Regolamento.



